Babilon

10 de agosto de 2010

Sr. Carlos Vazquez Pesquera
Administrador
Administracion de Servicios Generales

Sr. Vazquez Pesquera:
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Saludos cordiales y éxito en sus funciones diarias. ::_

. . . R
La presente es para notificarle los cambios de precios hechos en el contrato de la subasta nimego
07-7-75. Las especificaciones contintian siendo las mismas. También se modifican los precios y
tamaiio de los monitores:

Renglén 1, Partida 1 Renglén 1, Partida 3
Precio: $ 649.00 Precio: $ 725.00
Monitores:

El de 19”wide ahora viene 18.5"Wide por:  $ 155.00
El de 22"wide ahora viene de 21.5”wide por: $ 399.00

El equipo sigue siendo de igual calidad y funcionando con la nueva tecnologia. Para mayor

informacién sobre los cambios de tecnologia pueden comunicarse con el Sr. Joe W. Padilla al
787-225-4158.

Se le adjunta copia de los Renglones con los cambios en los precios y se adjunta copias de la
Resolucion para conceder el por ciento del parametro de inversién a los productos de la empresa;
Clasificacién de Manufactura {Parametro de Inversion de diez (10%) por ciento}, Clasificacion

de Servicio {Parametro de Inversién dos (2%) por Ciento}y Clasificacién de Distribucion ,
{Parametro de Inversién dos (2%) por ciento}.

Licitador: Namero 7139 ‘)1)\/ l / [ D

Calle Pimantal #27 Rin (randa DR ANTAS  Taldfanna: (797 200, 8794




Babllon
10 de agosto de 2010

Sr. Carlos Vazquez Pesquera
Administrador
Administracion de Servicios Generales

Sr. Vazquez Pesquera:

Saludos cordiales y éxito en sus funciones diarias.

La presente es para notificarle los cambios de precios hechos en el contrato de la subasta nim&o
07-7-75. Las especificaciones contintian siendo las mismas. También se modifican los precios y
tamafio de los monitores:

Renglén 1. Partida 1 Renglén 1., Partida 3
Precio: $ 649.00 Precio: $ 725.00
Monitores:

El de 19”wide ahora viene 18.5"Wide por: ~ $ 155.00
El de 22”wide ahora viene de 21.5”wide por: $ 399.00

El equipo sigue siendo de igual calidad y funcionando con la nueva tecnologia. Para mayor

informacién sobre los cambios de tecnologia pueden comunicarse con el Sr. Joe W. Padilla al
787-225-4158.

Se le adjunta copia de los Renglones con los cambios en los precios y se adjunta copias de la
Resolucion para conceder el por ciento del pardmetro de inversion a los productos de la empresa;
Clasificacién de Manufactura {Parametro de Inversion de diez (10%) por ciento}, Clasificacién
de Servicio {Parametro de Inversién dos (2%) por Ciento}y Clasificacién de Distribucién
{Parametro de Inversion dos (2%) por ciento}.

Licitador: Ntimero 7139

Calle Pimentel #27 Rio Grande, PR 00745  Teléfono: (787) 809-5724




Technologies

10 de Agosto del 2010

Sra. Ménica Hoyos Pacheco
Administradora Auxiliar Area de Adquisiciones
Administracion de Servicios Generales

Sra.: Hoyos

Saludos cordiales y éxito en sus funciones diarias.

La presente es para notificarle los cambios de precios hechos en el contrato de la subasta nimero
07-7-75. Las especificaciones contintian siendo las mismas, exce

HMSS.

Renglén Precio
Renglon 2, Partida 3 $1,144.00
Ley de Preferencia 10 % | $1,029.60

El equipo sigue siendo de igual calidad y funcionando con la nueva tecnologia. Para mayor
informacién sobre los cambios de tecnologia pueden comunicarse con el Sr. Joe W. Padilla

Se le adjunta copia del Renglones con los cambios en los precios y se adjunta copia de la
Resolucion para conceder el por ciento del parametro de inversion a los productos de la empresa;
Clasificaciéon de Manufactura {Pardmetro de Inversion de diez (10%) por ciento}, Clasificacién
de Servicio {Parametro de Inversién dos (2%) por Ciento} y Clasificacién de Distribucion

{Parametro de Inversion dos (2%) por ciento}.

Atentamente,

Joedadilla
P#ésidente
Licitador: Numero 7139

Calle Pimentel #27 Rio Grande, PR 00745

Teléfono: (787) 809-5724

pto el Procesador i-3 el Chipset



Rengion 1, Partida 1

Computadoras de Escritorio (Desktop)

Usuarios Regular - Procesador Intel

Manufacturero

Cop _ Desktop Costo Unitario %leyPreferencla  Marca Modelo Entrega Garantia
Chasis ‘ MiniTower ( Support Intel vPro Technology ) $ 649.00 10% Babilon Alexander €751 Babilon 15 a 25 dias 3 afios
Procesador: Core 2 Duo E7500 / 2.93 GHz, 3M L2 cache, 1066 Mhz-FSB (E7500) 10% On Site
Chipset Intel Q45 Express Chipset w. Trusted Plataform INCLUIDO 10%

[Memoria: 2.0GB - 2 DIMM y tener 2 adic. (4 DIMM slot total) INCLUIDO 10%
Disco Duro 320 GB, 7200 RPM - SATA 2 INCLUIDO 10%
Video Card Integrated Graphics Media Accelerator 4500 , Dual DV) INCLUIDO 10%
CD/DVD DVD-ROM 22x Max Se sustituye por DVD-RW 10%
NIC Intel Energy Star ready 10/100/1,000, INCLUIDO 10%
Mouse Optical Mouse - Scroll INCLUIDO 10%
Keyboard: English INCLUIDO 10%
USB Ports Seis (6) detras, Dos(2) frente, Un (1) e-SATA, Dos (2) 1334a INCLUIDO 10%
Floppy ninguno NINGUNO 10%
0s Windows 7 Professional INCLUIDO 10%
Garantia 3 aios on-site INCLUIDO 10%
Opciones Costo Adicional
2.0GB - 2 DIMM 5 85.00 Kingston = _Kingston 15 a 25 dias 3 afios
Memoria Total 2.0GB - 1 DIMM $75.00 Kf_nggton s K!ngston 15 a 25 dfas 3 anos
3.0GB - 2 DIMM $ 130.00 Kingston s Kingston 15 a 25 dias 3 afios
4.0GB - 2 DIMM $ 160.00 Kingston fre Kingston 15 a 25 dias 3 afios
100GB, 7200 RPM No Bid Samsung — -~ 15 a 25 dias 3 afios
[Pisco Duro 120GB, 7200 RPM No Bid Samsung = .= 15 a 25 dias 3 afios
160GB, 7200 RPM Se Sustituye por 320GB Incluido Samsung = Samsung 15 a 25 dias 3 afios
80GB, 7200 RPM No bid Samsung == = 15 a 25 dias 3 afios
" 100GB, 7200 RPM No Bid Samsung = i 15 a 25 dias 3 afios
oKD Risci oo 120GB, 7200 RPM No Bid Samsung — = 15 2 25 dias 3 afios
160GB, 7200 RPM Se Sustituye por 320GB $ 105.00 SamsunE - Samsuﬂg_ 15 a 25 dias 3 afios
CD-RW/DVD-ROM Combo 24X/24X/24%/8% Max No Bid Samsung - = 15 a 25 dfas 3 afios
|co/ovD DVD-ROM 8x Max No Bid Samsung “ie == 15 a 25 dias 3 afios
DVD Recordable 8x Max Dual Layer Incluido Samsung S Samsung 15 a 25 dias 3 afios
256 MB ATI Radeon / Nvidia (VGA) No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid
256 MB ATI Radeon / Nvidia (DVI and VGA) $130.00 15 a 25 dias 3 affos
Video Card (PCI Express) 256 MB ATI Radeon / Nvidia (DVI and VGA) - Dual Monitor $ 180.00 ATI Radeon ATI 15 a 25 dias 3 afios
512 MB ATI Radeon / Nvidia (DVI and VGA) - Dual Monitor $220.00 ATl Radeon ATI 15 a 25 dias 3 afios
17 in, 1280 x1024, contrast 500:1, Analog $139.00 Babilon AOC 17" AOC 15 a 25 dias 3 afios
19 in, 1280 x 1024, contrast 500:1, Analog $ 168.00 Babilon AOC 19" AOC 15 a 25 dias 3 afios
IMonitor Externo 19 in wide, 1440 x 900, contrast 500:1, Analog (18.5") $155.00 Babilon AOC 19" AOC 15 a 25 dias 3 afios
20 in, 1440 x 900, contrast 700:1, Analog $315.00 Babilon AOC 20" AOC 15 a 25 dias 3 afios
22 in, 1680 x 1050, contrast 700:1, Analog (21.5") $399.00 Babilon AOC 22" AOC 15 a 25 dias 3 afios
24 in, 1920 x 1200, contrast 700:1, Analog $ 495.00 Babilon AOC 24" AOC 15 a 25 dias 3 afios
Chasis Desktop No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid
Small Factor Incluido Foxconn Foxconn 15 a 25 dias 3 afios
3 Bocinas (2) $ 15.00 OEM OEM OEM 15 a 25 dias Accesorios
|otras opciones Bocinas (2.1) con subwoofer ': 45.00 OEM OEM OEM 15 a 25 dias Accesorios
Floppy $15.00 Sony £ Sony 15 a 25 dias Accesorios
PS with Automatic Voltage R ion- 750VA S 115.00 OEM == _OEM 15325 dias_ 3 afios




Renglon 1, Partida 3

Computadora de Escritorio (Desktop)

Usuario Avanzado (Power User} - Procesador Intel

& - s Costo Unitario. % Ley Preferencia Marca Modelo Manufacturero Entrega Garantia
Chasis MiniTower ( Support Intel vPro Technology ) $725.00 10% Babilon Alexander C751 Babilon 15 a 25 dias 3 afios
Procesador: Core 2 Duo E7500 / 2.93 GHz, 3M L2 cache, 1066 Mhz-FSB (E7500) 10% On Site
Chipset Intel Q45 Express Chipset w. Trusted Plataform INCLUIDO 10%

Memoria: 3.0GB - 2 DIMM y tener 2 adic. (4 DIMM slot total) INCLUIDO 10%
Disco Duro 320 GB, 7200 RPM - SATA 2 INCLUIDO 10%
Video Card Integrated Graphics Media Accelerator 4500 , Dual DVI INCLUIDO 10%
CD/DVD DVD-ROM 22x Max Se sustituye por DVD-RW 10%
NIC Intel Energy Star ready 10/100/1,000 INCLUIDO 10%
Mouse Optical Mouse - Scroll INCLUIDO 10%
Keyboard: English INCLUIDO 10%
USB Ports Seis (6) detras, Dos(2) frente, Un (1) e-SATA, Dos (2) 1334a INCLUIDO 10%
Floppy ninguno NINGUNO 10%
0s Windows 7 Professional INCLUIDO 10%
Garantia 3 afos on-site INCLUIDO 10%
B T Opciones Costo Adicional
2.0GB - 2 DIMM S 85.00 Kingston =& Kingston 15 a 25 dias 3 aifios
Imemoria Total 2.0GB - 1 DIMM $75.00 Kingston s Kingston 15 a 25 dias 3 afios
3.0 GB - 2 DIMM $130.00 Kingston = Kingston 15 a 25 dias 3 afios
4.0 GB - 2 DIMM S 160.00 Kingston = Kingston 15 a 25 dias 3 anos
100GB, 7200 RPM No Bid = = = 15 a 25 dlas 3 afios
|Disco Duro 120GB, 7200 RPM No Bid A - faen 15 a 25 dias 3 afios
160GB, 7200 RPM Se sustituye por 320GB Incluido Samsung == Samsung 15 a 25 dias 3 afios
80GB, 7200 RPM No bid = e —— 15 a 25 dias 3 afos
100GB, 7200 RPM No Bid — i = 15 a 25 dias 3 afios
2ndo Disco Duro - = -
120GB, 7200 RPM No Bid — s == 15 a 25 dias 3 afios
160GB, 7200 RPM Se sustituye por 320GB 5 105.00 Samsung —= Samsung _ 15 a 25 dias 3 afos
CD-RW/DVD-ROM Combo 24X/24X/24X/8X Max No Bid s dni e 15 a 25 dias 3 afios
CD/DVD DVD-ROM 8x Max No Bid i = B 15 a 25 dias 3 afios
DVD Recordable 8x Max Dual Layer Incluido Samsung i Samsun! 15 a 25 dias 3 afios
256 MB ATI Radeon / Nvidia (VGA) No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid
Video Card (PCI Express) 256 MB ATI Radeon / Nvidia (DVI and VGA) $130.00 15 a 25 dias 3 afios
256 MB ATI Radeon / Nvidia (DVI and VGA) - Dual Monitor S 180.00 ATI Radeon ATI 15 a 25 dias 3 aiios
512 MB ATl Radeon / Nvidia (DVI and VGA) - Dual Monitor $220.00 ATI Radeon ATI 15 a 25 dias 3 afios
17 in, 1280 x1024, contrast 500:1, Analog $139.00 Babilon AOC 17" AOC 15 a 25 dias 3 aflos
19 in, 1280 x 1024, contrast 500:1, Analog $ 168.00 Babilon AOC 19" AOC 15 a 25 dias 3 afios
[Monitor Externo 19 in wide, 1440 x 900, contrast 500:1, Analog (18.5") $155.00 Babilon AOC 19" AOC 15 a 25 dias 3 afios
20 in, 1440 x 900, contrast 700:1, Analog $ 315.00 Babilon AOC 20" AOC 15 a 25 dias 3 afios
22 in, 1680 x 1050, contrast 700:1, Analog (21.5") $399.00 Babilon ADC 22" AOC 15 a 25 dias 3 afios
24 in, 1920 x 1200, contrast 700:1, Analog $495.00 Babilon AOC 24" AOC 15 a 25 dias 3 afios
{chasis [Desktop No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid
X Small Factor f’ltlll.l-f.d*(} Fox_conn - Foxconn 5a 25 d_ilas 3 aiios
|Bocinas lzi $15.00 OEM OEM OEM 15 3 25 dias Accesorio
[otras opciones IE?,::::S (2.1) con subwoofer ': :E%)_ OEFHM?_ O-Eg Osjn\: SS' : g:: dias _J§ Accesor g
UPS with Automatic Voltage Regulation- 750VA $115.00 OEM s OEM 15 a 25 dias 3 afios




" Babilon

S omTechnoligies

28 de julio de 2010

Sr. Carlos Vazquez Pesquera
Administrador

Administracién de Servicios Generales
Sr Vazquez:

Saludos cordiales y éxito en sus funciones diarias.

La presente es para modificar las especificaciones del Reglon #2 Partida #1 del
contrato numero 07-7-75.

El equipo sigue siendo de igual calidad y funcionando con la nueva tecnologia.
Para mayor informacién sobre los cambios de tecnologia pueden comunicarse
con el Sr. Joe W. Padilla al 787-225-4158.

Se le adjunta copia de los Renglones con los cambios en los precios.

Atentamente,
S
Presidente

Licitador: NGimero 7139

Calle Pimentel #27 Rio Grande, PR 00745  Teléfono: (787) 809-5724



$489.00

Usuario Reg

15 a 25 dias

ular -

P

antalla de

3 afios On Site

Intel Atom 270 533MHz FSB 10% Babilon Luxor C713 IET, Inc.
Chipset Intel 945GS INCLUIDO
Video Card Intel® Integrated INCLUIDO
Memaria (*): 1.0GB DDR2 SDRAM, 533MHZ INCLUIDO
Disco Duro (*) 160GB SATA 2.5" INCLUIDO
Display 10.1"HSD, resolution 1024 x 600, Antiglare Surface INCLUIDO
CD/DVD
NIC Integrated 10/100 MB/Sec INCLUIDO
Wireless Mini Card from with PCl interface IEEE 802.11 b/g and 3G INCLUIDO
Modem
Keyboard English INCLUIDO
(3) USB 2.0 Port, Microphone/Audio Line in Jack, Stereo Headphone
rorts Jack, 4in 1 Card Reader, Ethernet/Lan Port CLUIDO
Floppy
Bateria 3 cell Lithium ion INCLUIDO
Peso 1.2 kg with 3 cell baterry INCLUIDO
0s Windows 7 Starter INCLUIDO
Garantia 3 afios on-site INCLUIDO
2.0 GB -2 DIMM $ 95.00 Kingston = Kingston 15 a 25 dias 3 afios
Mamiita Tatal 2.0 GB - 1 DIMM $125.00 Kingston == Kingston 15 a 25 dias 3 afios
3.0 GB - 2 DIMM $ 225.00 Kingston i Kingston 15 a 25 dias 3 afios
4.0 GB - 2 DIMM $ 250.00 Kingston =, Kingston 15 a 25 dias 3 afios
80GB, 5400 RPM No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid
100GB, 5400 RPM No Bid No Bid No Bid' No Bid No Bid NoBid . No Bid
120GB, 5400 RPM - No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid - No Bid
Ipisco puro 160GB, 5400 RPM No Bid _No Bid_ Tt No Bid No Bid No Bid No Bid - NoBid
80GB, 7200 RPM INCLUIDO BT2 ; Fujitsu el Fujitsu 15a25dlas | =~ 3afios
100GB, 7200 RPM S 80.00 Fujitsu o Fujitsu 15 a 25 dias 3 afios
120GB, 7200 RPM $95.00 Fujitsu See Fujitsu 15 a 25 dias 3 afios
160GB, 7200 RPM $115.00 Fujitsu et Fujitsu 15 a 25 dlas 3 afios
co/DVD DVD-ROM 8x Max INCLUIDO Sony Sony 15 a 25 dias 3 aflos
DVD Recordable 8x Max Dual Layer $ 65.00 Sony — Sony 15 a 25 dias 3 afios
|pisplay 14.1" WSXGA No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid
14.1" WSXGA+ No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid
14.1" WUXGA No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid
Video Card Nvidia o ATl Radeon - 256MB (dedicated) No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid
Nvidia o ATI Radeon - 512MB (dedicated) No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid
9 cell Li-lon Battery $ 85.00 Lite-On = Lite-On 15 a 25 dias 3 afios
. Bateria Adicional 6 cell Li-lon $ 130.00 Lite-On = Lite-On 15 a 25 dias 3 afios
Bateria / AC Bateria Adicional 9 cell Li-lon $ 160.00 Lite-On = Lite-On 15 a 25 dias 3 afios
Ultra Capacity Battery - external No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid
. [AC Adapter - Adicional $65.00 Lite-On =5 LiteOn _§ 15225dias § 3afios |
icional - i lar NoBid No Bid —No Bid i i 1o Bid NoBid |
3 USB Ports, NIC (10/100/1000), VGA, Power Adapter No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid

10.1" con Procesador Inte



Computadora Portatil (Netbook)

Usuario Regular - Pantalla de 10.1" con Procesador Int:

Renglon 2, Partida 1
|port Replicator Notebook Stand No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid
Monitor Stand No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid
17 in, 1280 x1024, contrast 500:1, Analog $ 285.00 Babilon KDS 17" KDS 15 a 25 dias 3 afos
19 in, 1280 x 1024, contrast 500:1, Analog $325.00 Babilon KDS 19" KDS 15 a 25 dias 3 afios
HMnnltor B 19 in wide, 1440 x 900, contrast 500:1, Analog $ 355.00 Babilon KDS 19" KDS 15 a 25 dias 3 afios
20 in, 1440 x 900, contrast 700:1, Analog $415.00 Babilon KDS 20" KDS 15 a 25 dias 3 afios
22 in, 1680 x 1050, contrast 700:1, Analog $ 515.00 Babilon KDS 22" KDS 15 a 25 dias 3 afios
24 in, 1920 x 1200, contrast 700:1, Anahg_ $ 625.00 Babilon KDS 24" KDS 15 a 25 dias 3 afios
Teclado y Mouse English - USB $ 25.00 OEM = 0EM 15 a 25 dias Accesorio
LExternos Optical Mouse - Scroll $ 15.00 OEM — OEM 15 a 25 dias Accesorio
Maletines Maletin en Nylon $35.00 Omega —-= Omega 15 a 25 dias ‘Accesorio
Maletin en Piel $ 59.00 Omega == Omega 15 a 25 dias Accesorio
Mochila (Backpack) $45.00 Omega o Omega 15 a 25 dias Accesorio
Malentin con ruedas $ 89.00 Omega i 0 15 a 25 dias Accesorio
FingerPrint Reader No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid
Floppy $ 45.00 Sony — Sony 15 a 25 dias Accesorio
WebCam 1.3 Mpixel $ 25.00 OEM — OEM 15 a 25 dias Accesorio
Otras opclones Bluetooth $ 55.00 OEM — OEM 15 a 25 dias Accesorio
SmartCard Reader $ 39.00 OEM e OEM 15 a 25 dias Accesorio
External (USB2) Portable Hard Drive - 120GB $ 145.00 Seagate == Seagate 15 a 25 dias Accesorio
External (USB2) Portable Hard Drive - 250GB $175.00 Seagate g Seagate 15 a 25 dias Accesorio
UPS with Automatic Voltage Regulation- 750VA 5 115.00 Seagate = Seagate 15 a 25 dias 3 afios
|Garantia Adic. Incluye Accidente y Pantalla $ 355.00 3 afios




" Renglon 2, Partida 3 Usuario Regular - Pantalla 15.4"con procesador Intel

Procesador: Intel Core 1-370 $1,144.00 10% = 1029.60 Babilon luxorp713 | B3bilon IT::"""’E’“' 15a25dias | 3 afios On Site
LChipset Intel HMS5 HM55
Video Card Intel® Integrated Graphics Media Accelerator INCLUIDO
|Memoria: 2GB DDR3, 1DIMM (1 DIMM disponible) INCLUIDO
Disco Duro: (*) 320GB, 7200 RPM (SATA) INCLUIDO
Display 15.6" LED - WXGA (1366x768) INCLUIDO
LCD{ DVD DVD-ROM, CD-RW/DVD, DVD+/-RW INCLUIDO
NIC Integrated 10/100/1000 INCLUIDO
Wireless Integrated 802.11 a/b/g/n INCLUIDO
LCamara 1.3 Mega
Keyboard: English INCLUIDO
Ports 3 USB, PC Card (Type | y/o Type ll), Internal Speakers, Headphone/ INCLUIDO
Soeaker Out. Integrated Microphone
Floppy ninguno NINGUNO
Bateria 6 cell Li-lon Battery INCLUIDO
Peso 5.7 libras (con bateria) INCLUIDO
0S Windows 7 Pro INCLUIDO
Garantia 3 afios on-site INCLUIDO
No Bid $95.00 Kingston — Kingston 15 a 25 dias 3 afios
HMemuria Total 2.0 G.B -1 DIMM $125.00 Kfngston s Kfngston 15a 25 d!as 3 aTos
No Bid $ 225.00 Kingston —ren Kingston 15 a 25 dias 3 afos
8.0 GB - 2 DIMM $ 250.00 Kingston == Kingston 15 a 25 dias 3 afios
80GB, 5400 RPM ' No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid
100GB, 5400 RPM S No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid
120GB, 5400 RPM o No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid
hbbm Do '|160GB, 5400 RPM No Bid No Bid - No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid
320GB, 7200 RPM INCLUIDO Fujitsu s Fujitsu 15 a 25 dias 3 afios
100GB, 7200 RPM No Bid Fujitsu = Fujitsu 15 a 25 dias 3 afios
120GB, 7200 RPM No Bid Fujitsu e Fujitsu 15 a 25 dfas 3 afios
160GB, 7200 RPM No Bid Fujitsu = Fujitsu 15 a 25 dias 3 afios
CD/DVD DVD-ROM 8x Max INCLUIDO Sony e Sony 15 a 25 dias 3 aios
L DVD Recordable 8x Max Dual Layer S 160.00 Sony - Sony 15 a 25 dias 3 afios
|pisplay 15.4" WSXGA No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid
15.4" WSXGA+ No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid
15.4" WUXGA No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid
Video Card Nvidia o ATI Radeon - 256MB (dedicated) No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No bid No Bid
Nvidia o ATI Radeon - 512MB (dedicated) No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No bid No Bid
$85.00 Lite-On = liteon Y 15225 dias 3afios |
Baterig Adicional 6 cell Li-lon $130.00 Lite-On == liteon |} 15a25dfas § 3afios |
Batorts FAC Bateria Adicional 9 cell Li-lon $160.00 Lite-On = te-on T 152 25 dias 3 afios
3 No Bid NoBid No Bid NoBid No Bid No bid NoBid
: AC Adapter - Adicional $ 90.00 Lite-On = Lite-on 15 a 25 dias 3 afios
Adicional - Auto/Air/AC Adapter No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No bid No Bid
3 USB Ports, NIC (10/100/1000), VGA, Power Adapter No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid




" Renglon 2, Partida 3

Computadora Portatil (Notebook)

Usuario Regular - Pantalla 15.4"con procesador Intel

Port Replicator Notebook Stand No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No bid No Bid
Monitor Stand No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No bid No Bid
17 in, 1280 x1024, contrast 500:1, Analog $ 285.00 Babilon KDS 17" KDS 15 a 25 dias 3 afios
19 in, 1280 x 1024, contrast 500:1, Analog $ 325.00 Babilon KDS 19" KDS 15 a 25 dias 3 afios
1" itor Ext _ 19 in wide, 1440 x 900, contrast 500:1, Analog $ 355.00 Babilon KDS 19" KDS_ 15 a 25 dias 3 afios
|20 in, 1440 x 900, contrast 700:1, Analog $415.00 Babllon KDS 20" KDS 15 a 25 dias 3 afios
22 in, 1680 x 1050, contrast 700:1, Analog $ 515.00 Babilon KDS 22" KDS 15 a 25 dias 3 afios
24 in, 1920 x 1200, contrast 700:1, Analog $ 625.00 Babilon KDS 24" KDS 15 a 25 dias 3 afios
Teclado y Mouse English - USB $ 25.00 OEM i OEM 15 a 25 dias Accessorios
|Externos Optical Mouse - Scroll $15.00 OEM - OEM 15 a 25 dias Accessorios
|Maletines Maletin en Nylon $45.00 Omega =5 Omega 15a25dias_| Accessorios
Maletin en Piel $59.00 Omega = Omega 15a25dias | Accessorios
Mochila (Backpack) $ 45.00 Omega = Omega 15 a 25 dias Accessorios
Malentin con ruedas $ 89.00 Omega — Omega_ 15 a 25 dias Accessorios
FingerPrint Reader No Bid No Bid No Bid No Bid No Bid No bid No Bid
Floppy $45.00 Sony i Sony 15 a 25 dias Accessorios
WebCam 1.3 Mpixel $25.00 OEM — OEM 15 a 25 dias Accessorios
Otras opciones Bluetooth $55.00 OEM ates OEM 15 a 25 dias Accessorios
SmartCard Reader S 39.00 0EM == OEM 15 a 25 dias Accessorios
External (USB2) Portable Hard Drive - 120GB S 145.00 Seagate — Seagate 15 a 25 dias Accessorios
External (USB2) Portable Hard Drive - 250GB $ 175.00 Seagate o Seagate 15 a 25 dias Accessorios
UPS with Automatic Voltage Regulation- 750VA $115.00 Seagate = Seagate 15 a 25 dias 3 afios
|Garantia Adic. Incluye Accidente y Pantalla $ 190.00 3 afios
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Moy~ JUNTA PARA LA INVERSIIN N La NDUSTRIA PUERTORRIQUERA

RESOLUCGION

PARA CONCEDER EL POR CIENTO CEL PARAMETRO DE INVERSION A
LOS PRODUCTQS DE LA EMPRESA

BABILON TECHNOLOGIES, INC.
CALLE PIMENTEL # 27
RIO GRANDE, PR 00745

Clasiflcacion: SERVICIO

PAGE B8

Extado Libre Asqciade
de Pnarto Rico

JUNTA FARA LA
INVERSION EN LA
INDLSTRIA

La Junta de Inversién en la Industria Puertorriquefia, en su reunion ordinaria del mes de agosto 2010, evalud la
solicitud de por ciento de Parémetro de Inversién por servicios no profasionales de los productos que mas

adetante s@ datalian.

Eveluada la solicitud de peticlonario vy con la facultad que e confiera la Lay Nudm. 14 del 8 de enero de 2004,

gtergai

PARAMETRO DE INVERSION
DOS (2%) POR CIENTO

Para compras del Goblarno de Puerto Rico de los servicios no profesionales realizados en Puerto Rico por el
peticionario {con exclusidn de cualquiera otro producto no incluido en esta Resolucidn) y gque a continuacion se

describen:
<P

0 PRODUCTOS
DESCRIPCION MARCA FORMAS ¥ TAMANOS
Servicios de reparacidn y Conforme a especificaciones en
mantenimiento de equipos y sistemas Bablilon Technologies, Inc, compras y subastas del gobierno

de informacion

/ £l beneficio de por ciento de prefarencia aqul otorgado no se entenderd como un medio para aumentar el
precio del producto, sino comg uno para enfrentarse 2 la competewia en los procesos de compras

gubernamentales.

La peticién de ranovacién del por clento deberd hacersa no mas tarde del 25 de noviembra de 2011 (80) dias

previos a |a fecha de expiracidn,

Esta resolucion tendré una vigencia de dieciocho (18) mases, hasta el 23 de febrero de 2012,
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Resolucién 2% - Servicio
Babilon Technologies, Inc.
25 de agosto de 2010
Pdgina 2 de 2

Dado hoy, 23 de agosto de 2010, en San Juan, Puerto Rico.

Director Ejecutivo
Compafiia de Fomento Industrial

PAGE B9

«

Estado Livrd Asociado
des Fuartn Rico
JUNTA PARA LA
INVERCM EN LA
INBERTRIA

53 AgZ?x&&mau
Sq!retano /7 -

7

Administracidn de Servicios Generales Departamentn de Agricultur:

it Yo A Dt F>——

Comisionado rC/As;csor
Comision de Desarrollc de Cooperativas Cficina Desarvdllo Econdmico Fortaleza

de Purrto Rico

Mlembro
Sector Privado
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\h‘ JUNTA PARA LA INVERSION EN LA INDUSTRIA PUERTORRIQUERA
2 %
RESOLUCION Estade Libre Asociade
de Funrty Rice
PARA CONCEDER EL POR CIENTO DEL PARAMETRO DE INVERSION A Jud X PARR LA
LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA WNVER:SN BN LA

IND " TTRIA
BABILON TECHNOLOGIES, INC. MER. . qiefa

CALLE PIMENTEL # 27
RO GRANDI, PR 00745

Clasificacién: MANUFACTURA

La junta de Inversidn en la Industria Puertorriquefia, en su reunidn ordinaria del mes de agosto 2010,
avalué la solicitud de por clento de Pardmetro de Inversidn por manufactura de los productos que mas
adelante se detallan.

Evaluada la solicitud del peticionario y por la facultad que le confiere la Ley Nim. 14 del
8 de enero de 2004, se asigna.

PARAMETRO DE INVERSION

DE DIEZ { 10%] POR CIENTO

para compras del Gobierno del Estado Libre Asociads de Puerto Rico de los productos manufacturadas
er Puerto Rico por el peticionario (con exdusién de cuslquiera otro producto no incluido en esta
Resolucion) y que a continuacion se describen:

PRODLICTOS
Descripcion Mareas : Formas y tamafios
Computadoras: Babilon Technologies Conforme a especificaciones en

comipras y subastas del gobierno.
Desktop:
Modelo: Alaxander, Luxor, Zion

Setvidores

La empresa que haya obtenido pardmetra de inversidn por concepto de manufactura para alguno de sus
productos, podrd cederlo a sus agentas establecidos en Puerto Rico, siempre y cuando ésta empresa, no
participe en la misma subasta, deberd radicar una carta notariada, para zada subasta, en la que indigue
axpresamente que le esta cedienda a cada sgente el pardmetro de inversidn otorgado por ia Junta para
dichos productos y que ambos estén registrados y gocen de una clasificacién por distribucion, en el
registro de |a Junta de Inversién para la Industria Puertorriquefia.
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Resolucién 10%, Manufactura
25 d= agosto de 2010

Babllon Technologins, Inc.
Pégina 2 de 2

Py
El beneficio del por ciento de parametro de Inversion aqui concedido no se entandera como ed
para aumentar el precio de! producto, sino como una para enfrentarse & la competencia en los pr

de compras gubernamentales.
Bl L tes Astoiado

La peticién de renavacién del por clento deberd hacerse no mas tarde del 25 de noviembre de 2011 (90) ¢ Rise

dfas previos a |a fecha de expiracion. JUY L onAA LA
BWET St BN LA
Esta resolucidn tendra una vigencia de dieciocho (18) meses, hasta el 25 de febrero de 2012. i,ék_ a L v@?’étﬁ:

Dado hoy, 25 de agosto de 2010, en San Juan, Puerto Rice.

Director Ejecutive
Compaftia de Fomento Industrial

-
/2/7.' '/‘wa(o 7z /ffézi

ecretario ¢
Departamento de Agricul
"Ly
, Yoy G-
Comisionado T UAsesor
Enilstn Jo Dosasnaile du Cooparting Oficina Desarrnlio Feandmico Fortalaza
da Puerto Rico
Miembro
Sector Privado
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PAGE B4
N\« JUNTA PARA LA INVERSION EN LA INDUSTRIA PUERTORRIQUERA ‘
RESOLUCION
&
PARA CONCEDER EL POR CIENTO DEL PARAMETRO DE INVERSION A
LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA
IR0 Libre Asnelave
GABILON TECHMOLOGIES, INC. €¢ Fuurie Ricq
CALLE PIMENTEL # 27 JUNTA PRRA LA
E

RIO GRANDE, PR 00745 Wﬂwmz‘:
MERL - 2eka

Clasificacién: ENSAMBLAIE

La Junta de Inversion en |a Industria Puertorriquefia, en su reunion ordinaria del mes de agosto 2010,
evalud |a solicitud de por clento de Pardmetro de Inversion por el ensamblaje de los productos que mis
adelante se detaiian.

Evaluada la solicitud de peticionardo y con lz facultad que le confiere la Ley Num. 14 del
8 de enero de 2004, otorga:

PARAMETRO DE INVERSION
CUATRO (4%) POR CIENTO

para compras del Gobierno de Puerto Rico de los ensamblajes realizados en Puerto Rico por el
peticionario (con exclusién de cuslquiera otro producto no incluido en esta Resolucién) y que a
continuacion se describen:

PRODUCTOS
DESCRIPCION MARCA FORMAS Y TAMAROS
Computadoras Netbook Babilon, Bablilon Technologies, inc. Conforme a especificaciones en
modelos Luxor compras y subastas del gobierno

El beneficio de por ciento de preferancia aqul otorgado no se entenderii como un medio para aumentar
el precio del producte, sino como uno para enfrentarse a la competencla en los procesos de compras
gubernamentalas,

La peticién de renovacién del por cisnto debera hacerse no més tarde del 25 de noviembre de 2011 (90)
dias previos a la fecha de expiracién.

Esta resolucidn tendrd una vigencia de dieclocho (13) meses, hasta ei 25 de febrero de 2012,
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Resolucién 4% - Ensamblaje

Babilon Technologies, Inc.

25 de agosto de 2010

Pégina 2 de 2 ®

Dado hoy, 25 de agosto de 2010, en San Juan, Puerto Rico. ‘

Director Ejecutivo dony e Asoctado
Compaia de Fomenta Industrial JUNTA raR A LA

e LA
;7 44“ Mm.

Secretario 7 y

Administracidn de Servicios Generale Departamento de Agricultur
._S. v ol & "‘\Ad ’ ' ’ /)[
Comisionado / @dsor
Comisidn de Dasarrollc da Cooperativas Oficina Desarroit Econdmico Fortaleza
de Puerto Rico

Cartificado por:

Mlembro
Sector Privado
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Wy~ JUNTA PARA LA INVERSION EN LA INDUSTRIA PUERTORRIUERA

RESOLUCION

PARA CONCEDER EL POR CIENTO DEL PARAMETRO DE INVERSION A
LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA

BABILON TECHNOLOGIES, INC.
CALLE PIMENTEL ¥ 27
RO GRANDE, PR 00745

Clasifleacidn: Distribucidn

La Junta de Inversién en la industria Puertorriquefia, en su reunion ordinarls del mes de agosto 2010, evalud
fa solicitud de por ciento de Pardmetro de Inversin por distribucién de los productos que mas adelante se
detailan.

Evaluada la solicitud del peticionario y por la facultad que e confiere 13 Ley Ndm., 14 del
8 de enero de 2004, se asigna:

PARAMETRO DE INVERSION
DE DOS {2%) POR CIENTO

. SK para compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de los productos distribuidos en
Puerto Rico por ¢l peticionario (con exclusidn de cuaquiera otro producto no incluido en esta Resolucién) y
gue a continuacion se describen:

PRODUCTOS
DESCRIPCION MARCAS FORMAS Y TAMANOS
Monitores AOC Conforme a especificaciones en
Teclados Babilon Tethnoiogies compras y subastas del gabierno.

”

Mouse

El beneficio del por ciento de pardmetro de Inversién aqul concedido nc se entenderd como un medio para
aumentar el precio del producto, sino cOmMo uUNo Para anfrentarse a la competencia en los procesos de
compras gubernamentales.

L2 peticidn de renovacién del por clento deberh hicerse no mas tarde del 25 de noviembre de 2011 {90)
dlas previos a 1a fecha de expiracion.

Esta resolucién tandrd una vigencia de dieciocho {13) mases, hasta el 25 de fabrero de 2012,
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Resolucién 2% Distribucion
25 de agosto de 2010
Babilon Technologies, Inc.
Pégina2de 2

INSTI DE EDU. TECNO.

Dado hoy, 25 de agosto de 2510, en San Juan, Puerto Rico.

Director Ejecutivo

CompafRia de Fomanto Industrial

Administracion de Servicios Genaralés

é‘”}b”“’:,’m

Comisionado
Comision de Desarrolio de Cooperativas
de Puerto Rico

PAGE B3
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Esteds 1+ {ive Asoviade
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JUES A LA
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Sedratario

/

Z
,(({gra'm 7154 ,lf%;

Departamanto de Agricultura

Youaf5,

[As
Oficina Desarrollo £gbndmico Fortaleza

Miembro
Sector Privado




